REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 14 de Marzo de 2012.-
DECRETO ALC. N* 475/2012.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio;

DECRETO:

1.- Autoricese la devolucién dela suma total de $481.480.- (cuatrocientos ochenta y un mil
cuatrocientos ochenta pesos), a la SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO,
RUT 61.980.140-7, correspondientes a saldo no utilizado de los fondos transferidos al
Municipio, para las Tutorias del Programa “4 a 7“. Camplase la misma mediante depdsito
en Cuenta Corriente N° 050403150100005347 del Banco BBVA de dicha Subsecretaria.

2.- La Direccién de Administracién y Finanzas debera imputar la devolucion con cargo a la
cuenta N° 114.05.46, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

Fdo. Don Ramon Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza
dofia Leticia Robles Valenzuela, Secretaria Municipal. Lo que transcribo para su
conocimiento y demds fines a que haya lugar. Doy fe.-
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MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

Direccion de Desarrollo Comunal

Alto Hospicio, 28 Febrero de 2012

MEMORANDUM N° 584 /2012

. . " - i e J
A: Sra. Francisco Lizana Catalan

Director de Administracién y Finanzas. ) _
507 02 MAR 2017
DE:  Sra. Camila Arce Fajardo ?'5’9 re/

Directora Direccion de Desarroll b e
ollo Comunal DIAECCION JURIDICA

Junto con saludarle, solicito a usted efectuar reintegro de saldo pendiente del Programa Tutorias
4 A7, por el monto de $481.480.- Cuenta Cantable 114.05.46. El que debe ser depositado a la Cta. Cte.
N°050403150100005347, del banco BBVA a Nombre de SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO, RUT:
61.980.140-7. Se debe adjuntar comprobante interno de egreso Municipal colilla de deposito. Los
informes originales escaneados deben ser remitidos a Pablo Burgos (pburgos@interior.gov.cl), del
Departamento de Finanzas y a (ctijmes@interior.gov.cl). Los originales se deben enviar a Juan Ignacio
Maturana, jefe Division de Administracién, Finanzas y Personas, de la Subsecretaria de Prevencion del
Delito. La direccion es Agustinas 1235, piso 8, Santiago centro.

Sin otro particular, atentamente a Usted.
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Cristian Olivares

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Importancia:

Estimado:

Javiera Astudillo Buzeta [jastudillo@interior.gov.cl]
Jueves, 23 de Febrero de 2012 12:07
colivares@maho.cl

importante rendicion tutorias Programa 4 a 7

Alta

Junto con saludarlo, le informo que la llustre Municipal de ALTO HOSPICIO, atin mantiene un saldo pendiente de
$481.480- no rendido de las tutorias del Programa 4 a 7. Ruego a usted poder ayudar a regularizar esta situacion
para no atrasar transferencias de este u otros programas para este afio.

Saludos cordiales,

)’%ﬁ (0Ll Javiera Astudillo Buzeta

Sapy), de Chile Asesora

Subsecretaria de Prevencion del Delito
Ministerio del Interior y Seguridad Pudblica
(56-2) 5502660

E-Mail: jastudillo@interior.gov.cl
vavwvi.seguridadpublica.gov.cl



Cristian Olivares

De: Javiera Astudillo Buzeta [jastudillo@interior.gov.cl]
Enviado el: Lunes, 27 de Febrero de 2012 16:21

Para: 'Cristian Olivares'

CC: 'Pablo Burgos'

Asunto: rendicion tutorias Programa 4 a 7 ALTO HOSPICIO
Importancia: Alta

Estimado Cristian te adjunto la informacidn solicitada:

Para devoluciones: el plazo de ejecucion que contemplan las tutorias es desde el 16 de agosto al 31
de diciembre. Los dias no ejecutados deben ser devueltos a la Cta Cte N°050403150100005347
BBVA a Nombre SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO, RUT: 61,980,140-7, adjuntar a esta
rendicion: Comprobante Interno de Egreso Municipal y Colilla de depdsito.

Los informes se envian por mail (los documentos originales deben venir escaneados) a Pablo Burgos
(pburgos@interior.gov.cl), del Departamento de Finanzas y a mi (ctijmes@interior.gov.cl).

Los originales enviarlos a Juan Ignacio Maturana, jefe Division de Administracién, Finanzas y Personas, de la
Subsecretaria de Prevencion del Delito. La direccidn es Agustinas 1235, piso 8, Santiago centro.

Atenta a tus comentarios,

Saludos cordiales,

h".‘ (NCLel  Javiera Astudillo Buzeta

de Chile Asesora

Subsecretaria de Prevencidon del Delito
Ministerio del Interior y Seguridad Pdblica
(56-2) 5502660

E-Mail: jastudillo@interior.gov.cl
vwvvi.seguridadpublica.gov.cl

De: Cristian Olivares [mailto:colivares@maho.cl]

Enviado el: Lunes, 27 de Febrero de 2012 15:56

Para: 'Javiera Astudillo Buzeta'

Asunto: RE: importante rendicion tutorias Programa 4 a 7

Javiera, junto con saludarle cordialmente, no respondi a la brevedad por encontrarme en periodo de vacaciones.
Necesito saber a que numero de cuenta se debe depositar el saldo pendiente? Esto para realizar el seguimiento y
visualizar si se solicito el decreto alcaldicio.

Atento a sus comentarios

Cristian Olivares Espinoza
Asistente Social
Municipalidad de Alto Hospicio

De: Javiera Astudillo Buzeta [mailto:jastudillo@interior.gov.cl]
Enviado el: Jueves, 23 de Febrero de 2012 12:07

Para: colivares@maho.cl

Asunto: importante rendicion tutorias Programa 4 a 7
Importancia: Alta



Junto con saludarlo, le informo que la llustre Municipal de ALTO HOSPICIO, auin mantiene un saldo pendiente de
$481.480- no rendido de las tutorias del Programa 4 a 7. Ruego a usted poder ayudar a regularizar esta situacion
para no atrasar transferencias de este u otros programas para este afio.

Saludos cordiales,

de Chile Asesora

)ﬁ (OGN Javiera Astudillo Buzeta

Subsecretaria de Prevencion del Delito
Ministerio del Interior y Seguridad Publica
(56-2) 5502660

E-Mail: jastudillo@interior.gov.cl
vawi.seguridadpublica.gov.cl



